M Gma || Administracién SLG <administracion@estudioslg.com>

Fwd: Reclamacion (1) Devolucion de recibo factura 21 Libro de edificio y gestion
NEXT Arraibi 10 Lemoa.

1 mensaje

Samuel Lopez <samuel@estudioslg.com> 6 de febrero de 2025, 12:02
Para: Jhoana administracion <administracion@estudioslg.com>

---------- Forwarded message ---------

De: AC ADMINISTRACION DE FINCAS <info@acadministracionfincas.com>

Date: mié, 22 ene 2025 a las 8:46

Subject: Re: Reclamacion (1) Devolucién de recibo factura 21 Libro de edificio y gestion NEXT Arraibi 10 Lemoa.
To: Samuel Lépez <samuel@estudioslg.com>

Buenos dias
La cuenta por la q habéis girado el recibo no esta operativa.

Facilitarme un numero de cuenta y realizo la transferencia.
Enviado desde mi iPhone

El 22 ene 2025, a las 8:27, Samuel Lopez <samuel@estudioslg.com> escribid:

Buenos dias, recordarte que esta pendiente este asunto.

No recibimos contestacién ninguna por parte del sefior Jose Ignacio Carrasco Blanco que consta como
persona que firma el presupuesto en representacion de la comunidad Arraibi n® 10 que a la fecha 27 de
febrero de 2023 y a lo largo de la gestion de las ayudas NEXT Geneation para la citada comunidad nos
constaba era el administrador de la comunidad y por lo tanto representante de la misma.

Formas de contacto reiteradamente llevadas a cabo

Teléfono de contacto: 687424854

Vias de contacto Whattsapp; llamadas telefénicas. No se recibe respuesta.

Seguimos reclamando el cobro por los trabajos contratados y llevados a cabo sin recibir respuesta
alguna.
Quedamos a la espera.

---------- Forwarded message ---------

De: Samuel Lépez <samuel@estudioslg.com>

Date: vie, 17 ene 2025 a las 10:29

Subject: Devolucidon de recibo factura 21 Libro de edificio y gestion NEXT Arraibi 10 Lemoa.
To: AC ADMINISTRACION DE FINCAS <info@acadministracionfincas.com>

Cc: Jhoana administracion <administracion@estudioslg.com>

Buenos dias, hemos perseguido respuesta a esta cuestion desde mayo de 2024, habiendo sido
aplazada por tu parte la emision de factura y por tanto el cobro de los honorarios que en la misma se
describen, que fruto de los mismos y siendo fundamentales para que la comunidad felizmente cobrara
las ayudas que se han justificado con dicha documentacion.

Finalmente este enero, visto que no recibimos contestacion a absolutamente nada, hemos emitido la
factura y girado el cobro por la cuenta habitual de la comunidad.

Ha venido devuelto.

La situacion ya es muy preocupante porque bajo mi perspectiva roza la falta de respeto.

Solicito solucién a esta cuestion via email por enésima ocasion.

Te he dejado en el whatsapp también unos mensajes y te he llamado por teléfono.

Quedo a la espera de tus noticias y te vuelvo a remitir la factura.

Un saludo
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La informacién contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde_Estudio SLG , es
confidencial/privilegiada y estd destinada a ser leida sdlo por la(s) persona(s) ala(s) que va dirigida.
Le recordamos que sus datos han sido incorporados en un fichero y que siempre y cuando se
cumplan los requisitos exigidos por la normativa, podrd ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacién y oposicion, ante nuestra entidad. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario
senalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido
esta comunicacion por error, le informamos que estd totalmente prohibida, y puede ser ilegal,
cualquier divulgacién, distribucion o reproduccidon de esta comunicacién, y le rogamos que nos lo
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccion arriba mencionada.
Gracias.
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Samuel Lopez
C/Barandiaran n° 5, Bajo Barakaldo
944 361 507
www.estudioSLG.com
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